ESTADO DE SERGIPE
. PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Oficio n° 018/2023

Moita Bonita (SE), 27 de abril de 2023

Ao Tribunal de Justica do Estado de Sergipe-Moita Bonita.
Juizado especial da Fazenda Publica
Malhador/SE

Excelentissimo(a) Senhor(a),

Pelo presente expediente em atendimento a solicitagdo encaminhada a esta
Camara, referente ao processo n° 202282100526, documento 202382100596, estamos
enviando cépias digitalizadas das folhas de pagamento dos subsidios dos vereadores

no periodo de 2017 a 2020, conforme solicitado.

Sem mais para o momento aproveitamos o ensejo para apresentarmos nossos

votos de respeito e elevada consideragéo.

Atenciosamente,

: Zﬂ\u / fihzarls /ﬂ JA/M

P/Paulo Barbosa de Mendom;’_a>Z
Presidente

Juraci Andrade da Cruz
Diretor Administrativo
e Financeire

P

Endereco: Avenida Euclides Paes Mendonga, 54, Centro - Moita Bonita - SE
Cep. 49.560-000 - Tel. (79) 3453-1003




l of 1

(EENVIO DE ARQUIVOS

about:blank

CAMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA CAMARA <moitacamara0205@gmail.com>

REENVIO DE ARQUIVOS

1 mensagem

CAMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA CAMARA <moitacamara0205@gmail.com> 28 de abril de 2023 as 13:25
Para: malhador@tjse.jus.br

Em anexo os arquivos de 2019 individualmente

12 anexos

& 1. FP Jan 2019.pdf
74K

tk 4. FP Abr 2019.pdf
86K

a 3. FP Mar 2019.pdf
86K

a 2. FP Fev 2019.pdf
86K

-3 5. FP Mai 2019.pdf
86K

a 6. FP Jun 2019.pdf
86K

-3 7. FP Jul 2019.pdf
86K

.3 8. FP Ago 2019.pdf
86K

& 9. FP Set 2019.pdf
86K

& 10. FP Out 2019.pdf
— 86K

’Af:} 11. FP Nov 2019.pdf

86K

q;g 12. FP Dez 2019.pdf
86K

02/05/2023, 10:12
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.EENVIO DE ARQUIVOS https://mail.google.com/maiUu/Of?ik=07ef55f7 £71& view—pt&search...

. Gmail CAMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA CAMARA <moitacamara0205@gmail.com>
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86K
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{esposta a solicitagdo https://mail.google.com/mail/u/O/?ik=07ef55f7 f71&view=pt&search...

CAMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA CAMARA <moitacamara0205@gmail.com>

Resposta a solicitagao

2

mensagens

CAMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA CAMARA <moitacamara0205@gmail.com> 27 de abril de 2023 as 20:10
Para: malhador@fjse.jus.br

Em anexo oficio e as folhas de pagamento digitalizadas conforme solicitado, no periodo de 2017 a 2020.
Solicitamos também confirmagéo do recebimento

Atenciosamente '

Juraci Andrade da Cruz

Diretor Financeiro e Administrativo
Camara Municipal de Moita Bonita/SE
Telefone (79) 9 9852-3719

5 anexos

Q Folhas de Pagamento 2017.zip
2177K

:] Folhas de Pagamento 2019.rar
938K

_] Folhas de Pagamento 2020.rar
948K

a Oficio 018-2023.pdf
83K

g] Folhas de Pagamento 2018.zip
4161K

Distrito de Malhador <malhador@tjse.jus.br>

28 de abril de 2023 as 11:06

Para: CAMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA CAMARA <moitacamara0205@gmail.com>

Bom dia, prezado!

~

Por gentileza, para procedermos com a juntada dos documentos nos reenvie a pasta
compactada referente ao ano de 2019 em arquivo ZIP, pois ndo conseguimos abrir a
mesma.

Desde ja, agradecemos a compreensao.

Cartério Judicial da Comarca de Malhador e do Distrito de Moita Bonita
Contatos telefonicos: 79 3442-1247 / 79 98133-7735 (ligagdes e WhatsApp)

De: "CAMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA CAMARA" <moitacamara0205@gmail.com>
Para: "malhador" <malhador@tjse.jus.br>

Enviadas: Quinta-feira, 27 de abril de 2023 20:10:42

Assunto: Resposta a solicitagéo

[Citag&o ocultada]

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE

02/05/2023, 10:09
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__ Bomdia, prezado!

Por gentileza, para procedermos com a juntada dos documentos nos reenvie a pasta
compactada referente ao ano de 2019 em arquivo ZIP, pois nao conseguimos abrir a
mesma.

Desde ja, agradecemos a compreensao.

Cartério Judicial da Comarca de Malhador e do Distrito de Moita Bonita
Contatos telefonicos: 79 3442-1247 / 79 98133-7735 (ligagdes e WhatsApp)

De: "CAMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA CAMARA" <moitacamara0205@gmail.com>
Para: "malhador" <malhador@tjse.jus.br>

Enviadas: Quinta-feira, 27 de abril de 2023 20:10:42

Assunto: Resposta a solicitagéo

[Citag&o ocultada]

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE

02/05/2023, 10:00




